
akd
Concernadministraties

Postbus 5700 BEZOEKADRES
6202 MA MAASTRICHT

Nederland

FACTUURNUMMER: 18651948

Wegens voor u verrichte werkzaamheden volgens bijgaande specificatie.

€

€

Totaal door u te voldoen €

Betaling graag voor 12 mei 2024 op onze bankrekening onder vermelding van factuurnummer 18651948.

INTERNET 
TELEFOON

DEBITEURNUMMER 
DOSSIERNUMMER 
BTWNR DEBITEUR 
REFERENTIE OPDRACHTGEVER 
BEHANDELAAR
VERANTWOORDELIJKE 
INZAKE 
TIJDVAK 
DATUM

KVK nr
24366820

Honorarium 
Kantoorkosten

Bank 
ING N.V.

IBAN nr 
NL60 INGB0678 0127 41

BIC nr 
INGBNL2A

Subtotaal ex BTW 
BTW 21%

BTWnr 
NL8138.83.325.B.01

KANTOOR 
STATUTAIR GEVESTIGD

AAN Provincie Limburg AKD N.V. 
Wilhelminakade 1

3072 AP Rotterdam 
Vlaszak 67

4811 GX Breda 
www.akd.nl 

+31 88 253 50 00

116766
1015391
NL001737430B02 
VPL-nummer = 110759 

LIMBURG, PROV./WOO-VERZOEK MELDPUNT BESTUURSCULTUUR 
Tot en met 29 februari 2024
28 maart 2024

JansenV
Tekstvak
20240328 factuur 478285




SPECIFICATIE FACTUUR: 18651948

Betreffende: 1015391, LIMBURG, 
Verantwoordelijke:

PROV./WOO-VERZOEK MELDPUNT BESTUURSCULTUUR

Datum Declarant Uren Werkzaamheden

23-01-2024 Bestudering ingekomen stukken 
Bestudering stukken

26-01-2024 Bestudering ingekomen stukken 
Bestuderen dossier

30-01-2024 Bestudering/raadpleging dossier

31-01-2024 Processtukken 
Opstellen verweerschrift deelbesluit 1
adviescommissie

01-02-2024 Processtukken
Opstellen verweerschrift op bezwaar deelbesluit 1

01-02-2024 Processtukken
Opstellen verweerschrift op bezwaar deelbesluit 1

02-02-2024 Processtukken 
Opstellen verweerschrift adviescommissie
bezwaarschriften deelbesluit 2

06-02-2024 Processtukken 
Opstellen verweerschrift deelbesluit 2

07-02-2024 Processtukken 
Opstellen verweerschrift deelbesluit 2

08-02-2024 Processtukken 
Opstellen verweerschrift deelbesluit 2

Subtotaal

06-02-2024 Processtukken

07-02-2024 Processtukken

08-02-2024 Processtukken

09-02-2024 Processtukken

12-02-2024 Processtukken

28-02-2024 Processtukken

Subtotaal

Totaal
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 Financiën | Medewerker financiële administratie

Postadres Postbus 5700 | 6202 MA Maastricht

Please consider the environment before printing this email

Bedankt voor uw reactie.

Hierbij stuur ik u de ontbrekende facturen.

From: 
Date: 
To: 
Subject: 
Attachments:

Bezoekadres Limburglaan 10 | 6229 GA Maastricht
Kijk ook op www.limburq.nl

Van: ( AKD) ®akd.nl> 
Verzonden: dinsdag 16 april 2024 09:39
Aan: _digitalefacturen <digitalefacturen(®prvlimburg.nl>
Onderwerp: RE: akd- Provincie Limburg (116766)

T +31 (0)43 389
M+31 (0)6

prvlimburq.nl 
Werktijden:

VPL 110759
Let op: ontoereikend saldo, VPL laten ophogen.

"_digitalefacturen" <digitalefacturen(®prvlimburg.nl>
18 Apr 2024 13:43:04 +0200
"_KofaxKTA_Facturen" <KofaxKTA_Facturen(®prvlimburg.nl>
SPOED: FW: akd- Provincie Limburg (116766)
18651948_BL_1530346_116766.pdf

Met vriendelijke groet,

Met vriendelijke groet.



Page 2

akd

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 Financiën | Medewerker financiële administratie

Postadres Postbus 5700 i 6202 MA Maastricht

Bedankt voor uw herinnering.
We hebben inderdaad een 4-tal facturen op dit moment openstaan.
Voor de inhoudelijke controle op de factuur was er langere tijd, bij afwezigheid van de inhoudelijke, nog 
geen vervanging.
De vervanging is er inmiddels wel en de betreffende facturen 18647416, 18651966 en 18652143 worden 
op dit moment inhoudelijk gecontroleerd.
Factuur 18651761 staat klaar voor de betalingsronde van vandaag 16 april 2024. Bij een snelle
bankkoppeling zou dit bedrag vandaag, anders morgen op rekening staan van NL60INGB0678012741.

De facturen 18646857 en 18651948 kan ik zowel in onze digitale postbus als in het financieel (nog) niet 
terugvinden.
Deze hebben wij op onze administratie dan niet ontvangen.
Wellicht zijn ze naar een interne college verstuurd, dan kan het zijn dat het doorsturen niet is gebeurd.
Deze twee facturen ontvangen we dan alsnog graag van u, om ze met spoed in behandeling te kunnen 
nemen.
Facturen mag u insturen naar diqitalefacturen@prvlimburq.nl.

Bezoekadres Limburglaan 10 | 6229 GA Maastricht
Kijk ook op www.limburg.nl

T +31 (0)43 389
M+31 (0)6

.prvlimburq.nl 
Werktijden

From: _digitalefacturen <digitalefacturen(Sprvlimburg.nl> 
Sent: Tuesday, April 16, 2024 9:34 AM
To: AKD) g>akd.nl> 
Subject: RE: akd- Provincie Limburg (116766)

Officer Credit Control
AKD N.V.

@akd.nl | T: +31 88 253  M: +31 6

Linkedin | www.akd.eu

Nederland | België| Luxemburg

Geachte

Met vriendelijke groet.



provincie

Please consider the environment before printing this email

Geachte heer/mevrouw,

Uit onze administratie blijkt dat onderstaande facturen vooralsnog onbetaald zijn gebleven.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. 
Zonder tegenbericht gaan wij ervan uit dat we de betalingen spoedig tegemoet kunnen zien.

Van: AKD) akd.nl> 
Verzonden: donderdag 11 april 2024 16:22 
Aan: _digitalefacturen <digitalefacturen@prvlimburg.nl>
Onderwerp: akd- Provincie Limburg (116766)

Mogelijk zijn deze aan de aandacht ontsnapt. Voor de volledigheid hebben we de betreffende 
facturen bijgesloten.

Bill 
Number

Bill 
Date

Due 
Date

Billed 
Amount

Outstanding 
Amount Client/Matter

18646857 25-1-
2024

10-3-
2024

€5.090,12 €5.090,12

Provincie Limburg (116766)/ 
LIMBURG, PROV./WOO-
VERZOEK MELDPUNT BEST 
(1015391)
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Officer Credit Control
AKD N.V.

Please consider the environment before printing this email

Please consider the environment before printing this email

Visit our website akd eu for more information about our lawyers, publioations, headlines, eto This e-mail may oontain
information whioh is privileged or oonfidential If you reoeived this e-mail in error, please notify us immediately by e-mail or
telephone and delete the e-mail without reading, oopying or di solo si ng its oontents to any other person 
In the Netherlands, the praotioe is oonduoted by AKD N V (registered in the Trade Register of the 
Chamber of Commeroe, number 24366820) The general conditions of AKD N V are applioable and
oontain a limitation of liability olause The general oonditions have been deposited at the Rotterdam Distriot Court On request
the general oonditions will be sent without oharges They are also available on akd eu

Visit our website akd eu for more information about our lawyers, publioations, headlines, eto This e-mail may oontain
information whioh is privileged or oonfidential If you reoeived this e-mail in error, please notify us immediately by e-mail or
telephone and delete the e-mail without reading, oopying or di solo si ng its oontents to any other person 
In the Netherlands, the praotioe is oonduoted by AKD N V (registered in the Trade Register of the 
Chamber of Commeroe, number 24366820) The general oonditions of AKD N V are applioable and
oontain a limitation of liability olause The general oonditions have been deposited at the Rotterdam Distriot Court On request
the general oonditions will be sent without oharges They are also available on akd eu

Dit e-mailbericht en de informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend 
bestemd voor de geadresseerde(n). Dit bericht kan informatie bevatten waarop intellectuele 
eigendomsrechten rusten of die vertrouwelijk is of om andere redenen rechtens beschermd is. 
Kennisname en gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde (n) is verboden. 
Indien u deze email abusievelijk hebt ontvangen, brengt u ons dan op de hoogte waarbij u 
gevraagd zal worden het originele bericht te vernietigen.

@akd.nl | T: +31 88 253 M: +31 6

Linkedin | www.akd.eu

The Netherlands | Belgium | Luxembourg

Met vriéndelijke groet,

18651948
28-3-
2024

12-5-
2024

€ 17.104,28 €17.104,28

Provincie Limburg (116766)/ 
LIMBURG, PROV./WOO-
VERZOEK MELDPUNT BEST 
(1015391)




